Lohmann, Stephan

Von:
Gesendet:
An:

Cc:
Betreff:

Jakobi, Monique <m jakobi@fz-juelich.de>

Mittwoch, 11. November 2020 15:54

Vorzimmer Blrgermeister; sg.eberle@bothel.de; Lohmann,
Stephan

Wacker, Alexander Peter

Ihr Antrag 03KBR0O105C / Abstimmung
Gesamtfinanzierungsplan

Sehr geehrter Herr Weber, sehr geehrter Herr Eberle, sehr geehrter Herr Lohmann,

fur den dritten Verbundantrag senden wir lhnen den finalen Gesamtfinanzierungsplan sowie die
Mittelbereitstellung ebenfalls mit der Bitte um Prifung und Zustimmung. Vielen Dank.

Bewilligungszeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2025

F0835 Vergabe von Auftragen

1.688.308,00 €

F0844 Dienstreisen

2.742,00 €

F0850 Gegenstande >800€

20.825,00 €

Gesamtausgaben

1.711.875,00 €

Zuwendung 75,00%

1.283.906,00 €

Eigenmittel

427.969,00 €

Die Mittel werden wie folgt bereit gestelit:

2023

2024 2025

375.116,00 780.400,00 128.390,00

Aufgrund des geringen Betrages werden die Mittel fur Dienstreisen aus 2022 in 2023 eingestelit.

Bitte beachten Sie, dass aus dem vorliegenden Schreiben kein Rechtsanspruch auf eine Férderung

abgeleitet werden kann.

Fur Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfugung.

Mit freundlichen Grien
Monique Jakobi

Projekttrager Jiilich
Energie und Klima

Innovation Landlicher Raume, Klimaschutz, Kommunales Bauen (IKK)
Innovation Landlicher Raume (IKK 01)

Forschungszentrum Jiilich GmbH

Postanschrift; Postfach 61 02 47 — 10923 Berlin
Hausanschrift; Zimmerstralte 26-27 — 10969 Berlin

Tel.: 030 20199-3255
Fax: 030 20199-3100

m.jakobi@fz-juelich.de

www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen



Lohmann, Stephan

Sl A S e L e K i T el e e s
Von: Kenneth Witt <KennethWitt@idn-consult.de>
Gesendet: Mittwoch, 11. November 2020 18:17
An: sg.eberle@bothel.de
Cc: Lohmann, Stephan
Betreff: AW: lhr Antrag 03KBR0O105C / Abstimmung

Gesamtfinanzierungsplan

Hallo Herr Eberle,

hier die Priifung fiir die Stadt ROW:

Die Gesamtsumme wurde ja, wie Herr Wacker am 12.08. mitgeteilt hatte, um 3.453,98 €
gekirzt, da fiir die Leistungsphase 8 etwas mehr angesetzt war, als férderfahig.

Wenn man dies beriicksichtigt, dann sind die unten genannten Summen fiir ,Vergabe von
Auftragen” und die Gesamtsumme 27 Cent héher als von uns angesetzt.

Die Summen fiir Dienstreisen und ,,Gegenstande >800 € passen Cent-genau.

Die von uns angesetzte Jahrestranche 2022 entfallt unten. Dort hatten wir 514,13 € fur
Dienstreisen angesetzt.

Die unten aufgefiihrte Jahrestranche 2023 weicht um -254,95 € ab.

Die unten aufgefiihrte Jahrestranche 2024 weicht um -69.675,24 € ab.

Die unten aufgefiihrte Jahrestranche 2025 weicht um +67.853,78 € ab.

Unterm Strich bleibt bei Beriicksichtigung der Kiirzung der Gelder fiir Leistungsphase 8 nur die
Abweichung von 27 Cent.

Also wie schon bei Brockel und Hemsbiinde nur Abweichungen im Cent-Bereich und die Verschiebung
von Geldern in spdtere Jahre.

Aufgrund der hohen Summen in Rotenburg fallt die Verschiebung von Geldern von 2024 in 2025
natiirlich mehr ins Gewicht als in Brockel und Hemsbiinde und entspricht hier mit rd. 70.000 € in etwa
z.B. den Gesamtkosten fiir Fahrradboxen & Ladestationen.

Mit freundlichen GriiRen aus Oyten

i. A. M.Sc. Kenneth Witt

R

IDN Ingenieur-Dienst-Nord

Dr. Lange - Dr. Anselm GmbH
Marie-Curie-Stralle 13, 28876 Oyten

Telefon: 04207 6680-71

Zentrale: 04207 6680-0

Telefax: 04207 6680-77

E-Mail: kenneth.witt@idn-consult.de
www.idn-consult.de

Niederlassung Rotenburg: StiftstraBe 7, 27356 Rotenburg (Wimme), Telefon: 04261 3057178



Lohmann, Stephan

Von:
Gesendet:
An:

Cc:

Betreff:

Sehr geehrte Frau Jakobi,

Dirk Eberle <sg.eberle@bothel.de>

Donnerstag, 12. November 2020 08:50

‘Jakobi, Monique'

‘Wacker, Alexander Peter'; Vorzimmer Blrgermeister; Lohmann,
Stephan; Kenneth Witt

AW: Ihr Antrag 03KBRO105C / Abstimmung
Gesamtfinanzierungsplan

Nach Prifung lhrer Korrekturen und im Einvernehmen mit der Stadt Rotenburg sind wir auch mit Ihrer
Aufstellung fiir den Antrag Rotenburg (03KBR0105C) einverstanden.

Mit freundlichen GriRen

Dirk Eberle
(Samtgemeindebiirgermeister)

Samtgemeinde Bothel
Horstweg 17

27386 Bothel

Telefon: 04266 983-1510
E-Mail: sg.eberle@bothel.de
Internet: www.bothel.de

Von: Jakobi, Monique [mailto:m.jakobi@fz-juelich.de]
Gesendet: Mittwoch, 11. November 2020 15:54
An: vorzimmer.bgm@rotenburg-wuemme.de; sg.eberle@bothel.de; stephan.lohmann@rotenburg-

wuemme.de
Cc: Wacker, Alexander Peter

Betreff: Ihr Antrag 03KBR0105C / Abstimmung Gesamtfinanzierungsplan

Sehr geehrter Herr Weber, sehr geehrter Herr Eberle, sehr geehrter Herr Lohmann,

fur den dritten Verbundantrag senden wir Ihnen den finalen Gesamtfinanzierungsplan sowie die
Mittelbereitstellung ebenfalls mit der Bitte um Prifung und Zustimmung. Vielen Dank.

Bewilligungszeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2025

FO0835 Vergabe von Auftrédgen

1.688.308,00 €

F0844 Dienstreisen

2.742,00 €

F0850 Gegenstande >800€

20.825,00 €

Gesamtausgaben

1.711.875,00 €

Zuwendung 75,00%

1.283.906,00 €

Eigenmittel

427.969,00 €




